SUBGERENCIA FINANCIERA

. COORDINACION ADMINISTRATIVA
rtar Pt

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

MEMORANDUM CA-109-2024

PARA: YINA KARELY SALINAS e
Oficial de Transparencia e Informacion Publicg,«==

a

DE: LICENCIADO RAUL BONILLA __
Coordinador Administrativo o

ASUNTO: REMISION DE DOCUMENTACION

228t pistrITO

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024

Por medio del presente se le hace remision de la documentacién soporte del cuadro de gasto de
compra de la caja chica y proveedores durante el periodo del 1 al 30 de abril del afio en curso.

Atentamente,

,DISTRITO, @
CENTRAL



UNIDAT MURICIPAL DE AGUHA.
BOTARLE ¥ BARKEANIENTD

Tegucigalpa M.D.C 16 de abril de 2024

Memorandum CAT- 125 - 2024

Para: Lic. Rail Bonilla
Coordinador Administrat

De: Arq. Alejandro Flor e85 41
Jefe de Catastro

ay 2

Asunto:  Solicitud de Llavin para el depa de Catastro Comercial

Reciba un atento y cordial saludo Licenciado, -

Desedndole éxitos en sus funciones, por este medio solicito un llavin para una
puerta que esta ubicada en el bafio del departamento de Catastro Comercial,
mismo que no-cuenta con un llavin, sino que esta con algo provisional que actta
como llavin.

Agradeciendo de antemano la atencién a la presente

Sin otro particular
Atentamente,

Cc. Archivo
ﬁa‘e%‘? BIT o,

Lot g%?:@‘»%






Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DEC.V.

RTN: 08019002282606

Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayaglela M.D.C., Francisco Morazan. Tel. 2244-8000
Fax 2244-8010. Email: info_ped@indufesa.com
www.indufesa.com

COTIZACION

Pag. 1
Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagiiela M.D.C., Francisco Morazan.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.

Email: replegal@indufesa.com

Fecha: 16/04/2024
Impreso el: 16/04/2024
Cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098
Teléfono: 22222222

Cotizacion No. M010 168746
Atencion:

Vendedor: SELVIN FRANCISCO LOPEZ
Condiciones de pago al Contado.

CcODIGO DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO TOTAL
10053918 LLAVIN PCMO C/LLV AC 90450-024/50450-008 ciU 1 173.0435 173.04
Total L. 0.00 173.04
Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L 173.04
.S.V15% L 25.96
TOTAL A PAGAR L. 199.00

Observaciones:

Vigencia 3 dias a partir de la fecha

Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso.

Este documento no es Factura de Compra

SELVIN FRANCISCO LOPEZ
INDUFESA

--- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V ---



Tegucigalpa M.D.C. 19 de abril 2024

Memorandum CA-89-2024

PARA: LIC. MARVIN LEONEL IRIAS
Sub Gerente Financiero

DE: LIC. RAUL BONILLA
Coordinador Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD POR COMPRA DE SELEADOR ADHESIVO MULTIUSOS

Por medio del presente, estoy solicitando se me autorice la compra de un sellador multiusos

que estan pidiendo los técnicos de la ENEE, para ser usado en los transformadores que se

estan reparando, con el objetivo de que no agarren humedad, esto mientras se compra el aceite.
(Evento sucedido, incendio estacién de bombeo el Estiquirin), el valor de la compra a realizar seria
por un monto de L. 578.00 quinientos setenta y ocho lempiras exactos.

Atentamente;
X H1 I;!UN]CIPRL DE AGUA
3 PATABRLE ¥ SANEAMIENTO ”
VISTO BUEN®~
SU‘ - BRI
7
/A
,//V
- ’f-
CC: Archivo o
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Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V Pag. 1 de 1

Tienda Tegucigalpa
Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa
PBX:2234-7808 R.T.N. 05019003076139
FACTURA PROFORMA
No DE COTIZACION: 89169 FECHA:  19/04/2024
CLIENTE: UMAPS PERIODO VALIDEZ: De 19/04/2024° A 20/04/2024
POS CODIGO ARTICULO CANTIDAD _ UNL PRECIO VALOR
PZA 1.289.00 L578.00

0 104328 SELLADOR ADHES 10.10Z MULTIUS 183388 TR 2

|

COtiZﬁdO PO!’I POS %UBTOTAL 502.61
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES . 7
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EME, SINEPELA: . 75.35
UN RECARGO DE LPS. 500.00 . <
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO TOTALLES: FFRA0
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Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2024

Memorandum USG-051-2024

Para: | jc. Raul bonilla
Coordinador administrativo
De: Sr. Carlos Alberto Matamoros M. Q MAPS &
. I s o P
Asistente Departamento de Servicios Generales  AN\% ,‘J Uf;},‘}‘;‘%"}“z“v“é‘i\‘mmmg &
.E}_»J_‘ “cy, ) _‘“\1
7 PALiDAD pELDVS
Asunto:  Solicitud Compra de Material o

Mediante el presente, solicito el apoyo para compra de conectores de aluminio para
remachar cables secundarios de energia eléctrica del plantel los filtros, ya que estan
recalentados y hay muchos bajones de corriente con un valor estimado de Lps. 600.00
(SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

Atentamente,



COMERCIAL ELECTRICA DUBON |
“C.E.L.E.D.”

PROPIETARIC: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:
2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 18162 CONTADO [& (DA | MES T ARO )
(R.T.N.CBDI- 90U - 244098 | CREDITO [] t??_l’) Tl oy | zony
[ Nombre del Cliente: UHADS ]
LDireccion: )
[ Orden de Comp. Exenta No. Identiicativo del Regisiro SAGN ]

Constancia de Reg. de Exonerados No.

i i e %
H‘Em 1 St 28015 ss]co 23000
Y Jores YO ¢ 25015 25|00 10000
3 é Wo de cnda Bdm 12l 4|00 300
r —"-\
- | —
| 1. T4 FYY /
e W YRRy B B P B P4
L s / Fifﬁfrw —_|_ /
L/ LB Coll 99690574 3| (
TOTAL L. 43S 10D
LEMPIRA MASTER IMPRESIONES, R.T.N: 08011981218017, CERT. No. 9231-22-10500-107, TEL: 9772-6160 Importe Exonerado L
LA FACTURA ES BENEFIO DE TODOS “EXIJALA” Importe Exento L.

Importe Gravado 15%L. '
CAI: 45A73D-DD7312-6642AC-514D26-863CCE-E3 20

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00018101 - 000-001-01-00019300 I.S.V.15% L. 3 25

I.S.V.18% L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025 TOTALL. _Bueis

%as? zséfoo =

9 EIRMA ENTREGADO FIRMA RECIBIDO J
Original: Cliente, 1¢ f Copia Amarilla: Emisor, 2da. Copia Verde: Contabilidad




@ﬁﬁﬁﬁ Comercial Eléctrica Dubdn

prd

Epfarnatirest

C.E.L.E.D

2 L, Ehlie wualhig 'y ERASEH Ciile o DahiaUosd

'N2| CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRECIO | TOTAL |
| B/CONECTORES YC DE 28/28 } 5500 L. 330.00
4 CONECTORES YC DE 25/25 25.00 L. 100.00 |

1 ROLLO DE CINTA 3M 45.00 45.00 |
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SUBTOTAL [L.  475.00
IMPUESTO | L. 71.25 |
| TOTAL il 546.25 |




Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2024

Memorandum USG-052-2024

.

Para: | jc. Raul bonilla. Ry
i W s s = &
Coordinador administrativo ?{% .
MAPS &
U THE AGUA S
De: Sr. Carlos Alberto Matamoros M. ot MUMIERTS w0 d‘éq

" —— .i‘;,.'ij,‘- l':‘; \10
Asistente Departamento de Servicios Generales ¥ PALipap pet DISTY

Asunto:  Solicitud Compra de material

Mediante el presente, solicito el apoyo para comprar armaflex para forrar tuberia de
cobre de un aire acondicionado del are de Ingenieria y Desarrolié con un valor estimado
de Lps.100.00 (CIEN LEMPIRAS EXACTOS).

Atentamente,

cc. Archivo






1 Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle

El Obelisco, frente a ‘Central de Mangueras

IYIYIGIIIIYIIIYYy
ATENCION A:
Estimado(s) 5r(a):

UMAPS
08019021244098

Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

54}:9’ w@m fésf’z‘

VENDEDOR:

COTIZACION 1149186

23/04/2024

s#ormr‘AH |

YOSEN LOPEZ

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  MEDIDA PRECIO TOTAL
5AI1S-0002 ARMAFLEX 1/2 X 3/8 x 6 PIES 3 LANCES 16.09 48.26
5A1S-0000° ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES 3 LANCES 9.78 | 29:35
ENTREGA:  INMEDIATA VALIDAPOR: 2 DIAS SUB TOTAL .' 77.61
CONDICIONES DE PAGO:  CONTADO DESCUENTO 0.00
GARANTIA: 30 DIAS IMPUESTO 11.64
TOTAL 89.25

ACEPTADO

» 0 12.5% en concepto de ISR.

g & B/
b" 6, ,:' =5
\ oﬂﬁwz |

Tel: 9463-2914

\



