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Observaciones

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos80,000.00 HNL REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.N/A Bienes Unico 255/70R16 RADIAL 8LSuministro de Llantas 28 2,224.00 N/A 2,224.00 HNL 62,272.00 71,612.00 9102-2-5-0003-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-03 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-10 71,612.00 006-001-01-00012545NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos6,000.00 HNL Papeleria Honduras S de RLN/A Bienes Unico N/A CD-RW, paquete 10 unidades 10 245 N/A 245 HNL 2450 2817.5 9102-2-5-0006-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 2817.5 000-004-01-00002655NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos6,000.00 HNL Papeleria Honduras S de RLN/A Bienes Unico N/A Perforadora de 2 oficios, 100 hojas 2 540 N/A 540 HNL 1080 1242 9102-2-5-0006-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 1242 000-004-01-00002655NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos6,000.00 HNL Papeleria Honduras S de RLN/A Bienes Unico N/A Grapas estandar 2 11.1 N/A 11.1 HNL 222 255.3 9102-2-5-0006-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 255.3 000-004-01-00002655NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos6,000.00 HNL Papeleria Honduras S de RLN/A Bienes Unico N/A Boligrafos de tinta gel, azul 2 33 N/A 9.9 HNL 9.9 793.5 9102-2-5-0006-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 793.5 000-004-01-00002655NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos1,000.00 HNL DISPROA S de RL N/A Bienes Unico N/A Boligrafos de tinta gel, negro 2 33 N/A 9.9 HNL 9.9 75.9 9102-2-5-0010-2021Misael León 2021-08-05 2021-09-05 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 75.9 000-001-01-00016815NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos1,000.00 HNL DISPROA S de RL N/A Bienes Unico N/A Fastener metalico, caja 50 unidades 10 17 25.5 HNL 25.5 195.5 9102-2-5-0010-2021Misael León 2021-08-05 2021-09-05 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 195.5 000-001-01-00016815NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos1,000.00 HNL DISPROA S de RL N/A Bienes Unico N/A Pinzas sujetapapeles 25mm 10 8.06 12.09 HNL 12.09 92.69 9102-2-5-0010-2021Misael León 2021-08-05 2021-09-05 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 92.69 000-001-01-00016815NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos1,000.00 HNL DISPROA S de RL N/A Bienes Unico N/A Pinzas sujetapapeles 41mm 10 18.25 27.375 HNL 27.375 209.875 9102-2-5-0010-2021Misael León 2021-08-05 2021-09-05 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 209.875 000-001-01-00016815NO BID

Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos1,000.00 HNL DISPROA S de RL N/A Bienes Unico N/A Pinzas sujetapapeles 19mm 10 5.85 8.775 HNL 8.775 67.275 9102-2-5-0010-2021Misael León 2021-08-05 2021-09-05 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 67.275 NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos20,000.00 HNL Distribuciones Valencia N/A Bienes Unico N/A Banderillas autoadhesivas 20 11.44 228.8 HNL 228.8 263.12 9102-2-5-0008-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 263.12 NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)22 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos20,000.00 HNL Distribuciones Valencia N/A Bienes Unico N/A Papel bond tamaño carta 239 65.44 15162.16 HNL 15162.16 17436.484 9102-2-5-0008-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 17436.484 NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)23 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos20,000.00 HNL Distribuciones Valencia N/A Bienes Unico N/A Pinzas sujetapapeles 51mm 10 30.44 304.4 HNL 304.4 350.06 9102-2-5-0008-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 350.06 NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)24 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos20,000.00 HNL Distribuciones Valencia N/A Bienes Unico N/A Engrapadora Industrial, 120 hojas 1 324.44 324.44 HNL 324.44 373.106 9102-2-5-0008-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 373.106 NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)25 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos20,000.00 HNL Distribuciones Valencia N/A Bienes Unico N/A Grapas 23/23 2 39.44 78.88 HNL 78.88 90.712 9102-2-5-0008-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 90.712 NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)26 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos20,000.00 HNL Distribuciones Valencia N/A Bienes Unico N/A Pegamento en barra 40 grs 5 8.94 44.7 HNL 44.7 51.405 9102-2-5-0008-2021Misael León 2021-08-04 2021-09-04 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-22 51.405 NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)27 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos20,000.00 HNL Distribuciones Valencia N/A Bienes Unico N/A Servicio de Mantenimiento de Vehiculo 1 7510.48 7510.48 HNL 7510.48 8298.42 ODC-3878-015-2021Misael León 2020-09-09 2021-09-29 Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-13 8298.42 001-002-01-00021858NO BID

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)28 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos3,100.00 HNL Grupo Q Honduras S. A. de C. V.N/A Servicios Unico N/A Servicio de Mantenimiento de Vehiculo 1 24216.46 24216.46 HNL 24216.46 25816.11 ODC-3878-013-2021Misael León Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico 2021-09-13 24216.46 NO BID

Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico NO BID

Francisco Morazán ICF Catalogo Electronico NO BID

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS


