
Nombre Cargo

Persona que lo Elabora Beatriz de Ponte Lira Prieto Gerente de Adquisiciones y Administracion Legal de Contratos AEPAS-H
Persona que lo Autoriza Orlando Enrique Garner Ordoñez Subdirector Ejecutivo AEPAS-H

Nombre Institución Fuente de Financiamiento Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora Monto Asignado
Moneda 
(Monto 

Asignado)

Nombre 
Proveedor

No de Contrato
Tipo 

 De Adquisición
Nombre De Oferentes / 
Cotizaciones Y Valores

No. Artículo / 
No. Serie

Nombre Y Descripción Del Bien O 
Servicio

Cantidad
Valor 

Unitario
Unidades 
por Lote

Valor Del 
Articulo

Moneda de 
la Compra

Tasa De 
Cambio

Valor 
Total sin 

ISV
Valor Total

No. Orden 
De Compra

Nombre 
Quien 
Recibe

Fecha De 
La 

Compra

Fecha De 
Recepción

Departamento Beneficiario Destino Final
Criterio De 
Evaluación

Fecha de Pago
Monto 
Pagado

Numero de 
Factura

¿Publicó el contrato/orden de 
compra en HonduCompras?

Link de publicación de 
contrato/orden de compra en 

HonduCompras

Número de Publicación del 
Contrato (Contrato Nuevo, 

Addendum 1,..)

Normativa Aplicable al Proceso 
de Adquisición

Link de la documentación 
soporte de la compra (Facturas, 
Cotizaciones, Orden de Compra, 

etc.)

Observaciones

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   10,848.18 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Mantenimiento de vehículo en Garantía 1 10,848.18 N/A 10,848.18 HNL 9,433.20 10,848.18 ODC-3878-023-20 Misael Leon 2021-11-08 2021-11-08 Francisco Morazán Instituto de Conse  Garantia 2021-11-04 10,848.18 001-005-01-0007696 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   23,000.00 USD  ALCANCE TRAVEL S.A N/A Servicios Unico N/A Suministro de Pasaje Aereo TGU-Edimburgo 1 71,412.00 N/A 71,412.00 HNL 71,412.00 94,017.30 ODC-3878-022-20 Eduardo Ordo 2021-10-20 2021-10-25 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-11-24 94,017.30 000-001-01-00090100 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   23,000.00 USD  ALCANCE TRAVEL S.A N/A Servicios Unico N/A Suministro de Pasaje Aereo TGU-Edimburgo 1 71,412.00 N/A 71,412.00 HNL 71,412.00 94,017.30 ODC-3878-022-20 Jose Manuel G 2021-10-20 2021-10-25 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-11-24 94,017.30 000-001-01-00090100 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   23,000.00 USD  ALCANCE TRAVEL S.A N/A Servicios Unico N/A Suministro de Pasaje Aereo TGU-Glasgow 1 52,369.00 N/A 52,369.00 HNL 52,369.00 75,283.70 ODC-3878-022-20 Susana Ferrei 2021-10-20 2021-10-25 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-11-24 75,283.70 000-001-01-00090100 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   23,000.00 USD  ALCANCE TRAVEL S.A N/A Servicios Unico N/A Suministro de Pasaje Aereo TGU-Glasgow 1 52,369.00 N/A 52,369.00 HNL 52,369.00 75,283.70 ODC-3878-022-20 Dolan Castro 2021-10-20 2021-10-25 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-11-24 75,283.70 000-001-01-00090100 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   23,000.00 USD  ALCANCE TRAVEL S.A N/A Servicios Unico N/A Suministro de Pasaje Aereo TGU-Glasgow 1 50,717.00 N/A 50,717.00 HNL 50,717.00 70,303.70 ODC-3878-022-20 Orlando Garn 2021-10-20 2021-10-25 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-11-24 70,303.70 000-001-01-00090100 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   23,000.00 USD  ALCANCE TRAVEL S.A N/A Servicios Unico N/A Suministro de Pasaje Aereo TGU-Glasgow 1 44,903.00 N/A 44,903.00 HNL 44,903.00 65,190.00 ODC-3878-022-20 Francisco Esca 2021-10-20 2021-10-25 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-11-24 65,190.00 000-001-01-00090100 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   23,000.00 USD  ALCANCE TRAVEL S.A N/A Servicios Unico N/A Suministro de Pasaje Aereo TGU-Edimburgo 1 49,347.00 N/A 49,347.00 HNL 49,347.00 72,474.50 ODC-3878-022-20 Cesar Quintan 2021-10-20 2021-10-25 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-11-24 72,474.50 000-001-01-00090100 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   2,042.00 USD RENDILLANTAS S.A D  N/A Bienes Unico N/A Suministro de 15 Llantas 15 2,799.00 N/A 2,799.00 HNL 41,985.00 48,282.75 9102-2-5-0012-20 Misael Leon 2021-10-05 2021-10-25 Francisco Morazán Instituto de Conse  Catalogo Electr 2021-11-10 48,282.75 006-001-01-00013162 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   1,544.02 HNL Productive Business S    N/A Bienes COMPUSER L 2,086.62; 2121648319 Teclado Computadora HP 1 1,342.63 N/A 1,342.63 HNL 1,342.63 1,544.02 ODC-3878-010-20 Misael Leon 2021-07-30 2021-09-15 Francisco Morazán Instituto de Conse  Precio mas bajo 2021-11-15 1,544.02 000-001-01-00004481 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   8,587 USD Inversiones Universal      N/A Servicios Panacam Lodge, L 83,908.33 N/A Hospedaje para participantes Taller SAT 3 30,625.00 N/A 30,625.00 HNL 91,875.00 109,331.25 ODC-3878-020-20 Misael Leon 2021-10-11 2021-10-22 Comayagua Instituto de Conse  Precio mas bajo 2021-11-25 109,331.25 000-001-01-00041978 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   8,587.00 USD Inversiones Universal      N/A Servicios Panacam Lodge, L 51,304.35 N/A Alimentos y Bebidas Taller SAT 1 64,000.00 N/A 64,000.00 HNL 64,000.00 80,000.00 ODC-3878-020-20 Misael Leon 2021-10-11 2021-10-22 Comayagua Instituto de Conse  Precio mas bajo 2021-11-25 80,000.00 000-001-01-00041978 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   8,587.00 USD Inversiones Universal      N/A Servicios Panacam Lodge, L 3,826.09 N/A Alquiler de Salon y Logistica Taller SAT 1 15,200.00 N/A 15,200.00 HNL 15,200.00 17,480.00 ODC-3878-020-20 Misael Leon 2021-10-11 2021-10-22 Comayagua Instituto de Conse  Precio mas bajo 2021-11-25 17,480.00 000-001-01-00041978 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   2,035.94 USD Inversiones Universal      N/A Servicios Unico N/A Alimentos y Bebidas Taller CO2 1 23,000.99 N/A 23,000.00 HNL 23,000.00 28,750.00 ODC-3878-017-20 Misael Leon 2021-10-11 2021-10-22 Comayagua Instituto de Conse  Precio mas bajo 2021-11-25 28,750.00 000-001-01-00042030 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   2,035.94 USD Inversiones Universal      N/A Servicios Unico N/A Alquiler de Salon y Logistica Taller SAT 1 15,750.00 N/A 15,750.00 HNL 15,750.00 18,112.50 ODC-3878-017-20 Misael Leon 2021-10-11 2021-10-22 Comayagua Instituto de Conse  Precio mas bajo 2021-11-25 18,112.50 000-001-01-00042030 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   642.07 USD Seguros Continental N/A Servicios Unico N/A Poliza de Seguro Vehiculo Proyecto Joven 1 13,182.40 N/A 13,182.40 HNL 13,182.40 15,409.76 ODC-4449-014-20 Karen Banega 2021-09-09 2021-09-14 Francisco Morazán Proyecto Joven Precio mas bajo 2021-11-24 15,409.76 370 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   23,000.00 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Mantenimiento Vehiculo PMSB 1 22,599.73 N/A 22,599.73 HNL 19,651.94 22,599.73 ODC-4449-030-20 Misael Leon 2021-11-24 2021-11-17 Francisco Morazán Instituto de Conse  Garantia 2021-11-17 22,599.73 001-005-01-098095 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   3,600.00 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Mantenimiento Vehiculo PMSB 1 3,543.06 N/A 3,543.06 HNL 3,080.92 3,543.06 ODC-4449-029-20 Misael Leon 2021-11-19 2021-11-17 Francisco Morazán Instituto de Conse  Garantia 2021-11-17 3,543.06 001-005-01-098094 NO BID
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